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RES. EX. N° 783 ADM
SANTIAGO, 1 0.DIC. 2009
VISTOS:

- La Ley 19.886 y su reglamento; el D.F.L. N° 1
de 1993, de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del
Estado; 1a Resolucion N° 4600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica ¥ la Resolucion Exenta N° 1225 de 1999, de este
Consejo de Defensa del Estado.

CONSIDERANDO

1.- El Ordinario N° 726 de 26 de noviembre de
2009, de la Abogado Procurador Fiscal de Chillan, mediante el cual
solicita pago por diligencias judiciales requeridas por esa
Procuraduria Fiscal,

2.- Y considerando los antecedentes que se
acompanan, dicto la siguiente;

RESOLUCION:

1.- AUTORIZASE pago a Receptor Judicial don
HECTOR HERRERA FIGUEROQA, RUT N%6.704.509-2, por la suma
de $171.600- (cientc setenta y un mil seiscientos pesos).
Corresponde a diligencias judiciales solicitadas por la Procuraduria
Fiscal de Chillan.

2- PAGUESE a la persona antes
individualizada la suma indicada, previa deduccion del 10% por
concepto de retencion de impueste de segunda categoria.

3- IMPUTESE el gasto que demande la
presente Resolucion, al item - 22-08-999 - OTROS.
Andiese, comuniquese y refréndese,

POR ORDEN DEL PRES_IDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA

DEL ESTADO \
COleA%AMG RGE ARCE

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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ORD.: N°726.-
MAT.: Solicita pago
ADJ.: Lo que indica.

CHILLAN, 26 de noviembre de 2009.-

DE: ABOGGADO PROCURADOR FISCAL DE CHILLAN
A : SENOR JEFE DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Adjunto me permito remitir a UD.

boleta del receptor don Hector Herrera Figueroa, para su pago.

JAO/ecl
Distribucion:

Saluda atentamente a UD.-

1. Jefe Depto. Contabilidad

2. Archivo.-
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HECTOR SANTIAGO HERRERA FIGUEROA
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CHILLAN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2009.

DE: HERNA VILLAGRAN PINOCHET
ABOGADO
A : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
CHILLAN

De mi consideracién, adjunto remito a Ud., boleta N°02846, de
19 de Noviembre de 2009, por la suma de $154.440.-, girada por €] Receptor
Judicial Héctor Herrara, por diligencias efectuadas en causa Rol N°33.190.-
Autos caratulados “CDE CON BORQUEZ”,

Saluda atentamente a Ud.
LAGRANP ?

ABOGADO
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Subadministracion-SergioCarrascoR

De: Presupuesto-ArminPaima(Jefe)

Enviado el: Miércoles, 02 de Diciembre de 2009 12:25

Para: Subadministracion-SergicCarrascoR

CC: Subadministracion-BaudiliaValenzuela({Secretaria)
Asunto; ip ppto

Firmado por: arminpalma@cde.cl

Se autoriza la siguiente Orden de Compra.

Armin Palma Diaz

Jefe (S) Subdepto de Contab. y Pptos.

De: Presupuesto-AlejandraReyes{Secretaria)
Enviado e!; Miércoles, 02 de Diciembre de 2009 12:05
Para: Presupuesto-ArminPalma(Jefe)

02-1:

Asunto; RV:
Asignacién Codigo Presupuestario
Codigo Presupuestario Descripcion
2208999 Owos
Pesos
Impuestos N° Orden Valor Neto WA Total
6704509-2 171.600 -
Exento de IVA 171.600

De: Subadministracion-SergioCarrascoR

Enviado el: Miércoles, 02 de Diciembre de 2009 9:30
Para: Presupuesto-ArminPalma(Jefe)

CC: Presupuesto-AlejandraReyes(Secretaria)
Asunto:

Don Armin solicito IP de ia siguiente boleta de honorarios N° 2846 por un valar de $ 171.600.- pesos del Sefior
Héctor Santiago Herrera Figueroa, Rut 6.704.509-2, esta persona no se encuentra registrado en Chile

proveedores.
Afte.
Sergio.

2.1 29009




