REF.. DEJA SIN EFECTO RESOCLUCION Y

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO AUTORIZA PAGO QUE INDICA.
WR/bVD RES. EX. N° o 38 ADM.
SANTIAGO,
Vistos 02 DIC 201

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEFCION

DEPART.
JURIDICO

DEP. T.R.
Y REGIST.

DEPART.
CONTABIL,

SUB, DEP.
C. CENTRAL

SUB. DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEP.
C.RPY.
BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V.O.R,
U.y.T.

SUB DEP.
MUNICIP.

REFRENDACION

REF. POR §
IMPUTAC
ANOT. POR §
IMPUTAC.

pDEDUC. PTO. w———————

- La ley N°19.886 y su reglamento; el D.F.L. N°1 de
1993 de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del Estado; la
Resolucion N° 1600, de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica y la
Resolucién Exenta N° 1225 de 1999, de este Consejo de Defensa del
Estado.

CONSIDERANDO

1- La Resolucién Exenta N°211 ADM, de 23 de
abril de 2010, que autorizd gasto por concepto de diligencia judicial, a
realizar por doiia ELIA ROSA GATICA MOYANO, en causa “Fisco con
Mufioz Ortega y Otros”, Rol N°104.398-03, del 1° Juzgado de Letras de San
Bernardo, por un valor de $333.334, impuestos incluidos.

2.- El Ord N° 1921 de 17 de noviembre de 2010 del
Abogado Procurador Fiscal de San Miguel, mediante e! cual informa que la
diligencia judicial antes individualizada fue realizada por la Sra. Maria
Glortia Tzrragd Fierro.

3- Y considerando los antecedentes que se
acompafian, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1~ DEJASE sin efecto Resolucion Exenta N°
211/ADM. de 23 de abril de 2010, que autorizd gasto por diligencia judicial a
dofia ELIA ROSA GATICA MOYANO, RUT N%6.542.395-2, por un valor de
$332.324, atendido a gue la diligencia solicitada en causa “Fisco con Mufioz
Ortega y Otros”, Rol N°104.398-03, fue realizada por otro receptor.

2.- AUTORIZASE gasto por concepto de diligencia
judicial realizada dofia MARIA GLORIA TARRAGO FIERRO, RUT
N°6.373.938-3. por la suma de $333.333.- (trescientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos). Corresponde a diligencia judicial en causa
“Fisco con Mufioz Ortega y Otros’, Ro! N°104.398-03, del 19 Juzgado de
Letras de San Bernardo

3. PAGUESE el monto sefialado, a fa persona
antes individualizada, previa deduccién del 10% por concepto de retencion
de impuesto de segunda categoria.

4- IMPUTESE el gasto que demande la presentie
Resolucion al siguiente ftem: 22.08.999 OTROS.

Andtese, refréndese y comuniquese

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO ‘

CORINA SAINT GERQRGE ARCE
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL
UPLENTE .
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO



CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO T

PROCURADURIA FISCAL SAN MIGUEL

ORD.: N° 001521

REF.: Causa "Fisco de Chile con Mufioz
Ortega Alejandra”, rol 104.398-03, del
1° Juzgado de Letras de San Bdo.

MAT.: Boleta de honorarios que indica.’

ADJ.: Boleta de Honorarios.

SANMIGUEL, ' @ " 7610

DE : ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE SAN MIGUEL

A: SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Ruego a Ud. dejar sin efecto Resolucion Exenta de fecha 23

de abril de 2010, que ordenaba pagar el gasto por diligencia judicial de la receptora
dofia Elia Rosa Gatica Moyano, RUT 6.542.395-2, ya que la diligencia la realizo
finalmente la receptora dofia Maria Gloria Tarragé Fierro, RUT 6.373.938-3.

En razon de lo informado precedentemente, adjunto remito a

Ud. boleta de honorarios N° 0003151 de fecha 15 de noviembre de 2010 para su

pago.

JCR/ago

DISTRIBUCION:

1.- Destinatario.
2.- Archivo,
3.- Carpeta.

Lo anterior, para su tramitacion y fines pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.,

ANT ggwﬁfib VERGARA
ABQGAD@* PROCURADOR FISCAL
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Subadministrativo-EdithGuardia{Tecnico)

De: Subadministrative-EdithGuardia(Tecnico)

Enviado el: Viernes, 12 de Noviembre de 2010 15:23

Para: Jaime Cortes; SanMiguel-JaimeCortésR(Abogado)

cec:. SanMiguel-AntonioNavarro(Jefe); SanMiguel-AlvaritaGonzalez(Secretaria),
Subadministrativo-lvanhoeAguirre(Jefe)

Asunto: Peritaje pendiente Elia Gatica Moyano

Don jaime:

De acuerdo a lo conversado la semana pasada, Ud. Quedo en enviarme respuesta por el peritaje de la Sra. Elia Gatica
Moyano, esta semana y por mail, respuesta gque aun no ha sido remitida a este Subdepartamento, por lo que
necesito nos informe por escrito si esto se concretara o no , v favor indicar la fecha si se va a realizar.

A la espera de su respuesta.,

Saluda Cordiaimente.,
Edith Guardia
Fono:6751938.



Subadministrativo-lvanhoeAguirre(Jefe)

De: jaime cortes [jaimecortesr@yahoco.com]
Enviado el: Jueves, 11 de Noviembre de 2010 10:43
Para: Subadministrativo-ivanhoeAguirre(Jefe}
Asunto: [spam] Re: RV: solicita autorizaciéon que indica

Estimado Ivanhoe
La eviaré mediante oficio con caracter de urgente. Muchas gracias

Jaime Cortés Rivas
Abogado
Procuraduria Fiscal de San Miguel

--- El mié, 11/1e/10, Subadministrativo-IvanhoeAguirre(Jefe) <ivanhoe.aguirre@cde.cl>
escribid:

De: Subadministrativo-IvanhoeAguirre(Jefe) <ivanhoe.aguirre@cde.cl>
Asunto: RV: solicita autorizacidn que indica

A: "Jaime Cortes" <jaimecortesr@yahoo.com>

Cc: "SanMiguel-AntonioNavarro(Jefe)" <antonionavarro@cde.cl>

Fecha: miércoles, 10 de noviembre de 2019, ©7:89 pm Estimado Jaime,
para dar inicio a este tramite se requiere la boleta de honorario
original y se sefiala en este documentc la direccién del Servicio.
Atte,

Ivanhoe Aguirre R.

VOV VYV VY VYV VYV YV VYV

v

~~~~~ Mensaje original-----
De: jaime cortes [mailto:jaimecortesr@yahoo.com]

Enviado el: Miércoles, 1@ de Noviembre de 2018 12:51
Para: Subadministrativo-IvanhoeAguirre(Jefe)
Asunto: solicita autorizacién que indica

Sr, Ivanhoe Aguirre.

Junto con saludarlo cordialmente, el presente correo tiene por objeto
solicitarle autorice el giro de los fondos consignados en la boelta
que se adjunta, giro que solicitamos sea previa a la realizacidn de la
diligencia de lanzamiento decretada en los autos RI 51-07 seguida ante
el 1° Juzgado de Letras de San Bernardo. Lo anterior tiene su
fundamento en que el procedimiento del receptor actuante en estos
casos es exigir el pago previc a la diligencia a realizar, atendido
los costos que le significa. De no mediar su autorizaciédn, la
diligencia deberd realizarse el proximo afio. En espera de una buena
acogida se despide cordialmente de Ud.

Jaime Cortés Rivas
Abogado
Procuraduria de San Miguel

VOV Y Y Y VY VY VYV VY VY VY VY Y VYV VY Y VY VY Y VY



>

>

> Subdepto. de Informatica del CDE, informa que su mensaje esta libre de
> virus.

>

Subdepto. de Informdtica del CDE, informa que su mensaje estd libre de virus.



Subadministn‘ativo-lvanhoeAguirre(Jefe) :

De: jaime cortes [jaimecortesr@yahoo.com]
Enviado el: Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 12:51
Para: Subadministrativo-lvanhoeAguirre(Jefe)
Asunto: solicita autorizacion que indica

Datos adjuntos: Boleta Receptora Rl 51-2007.pdf

Sr. Ivanhoe Aguirre.

Junto c¢on saludarlo cordialmente, el presente correo tiene por objeto solicitarle autorice el
giro de los fondos consignados en la boelta que se adjunta, giro que solicitamos sea previa a
la realizacién de la diligencia de lanzamiento decretada en los autos RI 51-87 seguida ante
.el 1° Juzgado de Letras de San Bernardo. Lo anterior tiene su fundamento en que el
procedimiento del receptor actuante en estos casos es exigir el pago previo a la diligencia a
realizar, atendidc los costos que le significa. De no mediar su autorizacidn, la diligencia

debera realizarse el préximo afio. £n espera de una buena acogida se despide cordialmente de
ud. '

Jaime Cortés Rivas
Abogado
Procuraduria de San Miguel

Subdepto. de Informitica del CDE, informa que su mensaje estd libre de virus.
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,: Subadfninistrativo-EdithGuardia(Tecnico)

De: SanMiguel-YuriVasquezS(Procurador)

Enviado el: Lunes, 13 de Septiembre de 2010 15:23

Para: Subadministrativo-EdithGuardia(Tecnico)

Asunto: Causa 51-07 de an miguel receptora Elia Rosa Gatica Moyano

Estimada edith.

La ultima actuacion realizada en la causa fue el encargo de la notificacion segun articulo
52, al receptor fiscal, por lo tanto mientras no se practique esa notificacion no podra
realizarse el lanzamiento. Por otra parte yo no he tenido contacto con la receptora
mencionada por lo que no puedo sefialar cual es el monto adeudado, lo cierto es que el
tanzamiento no se 1leva a efecto.

atentamente

Yuri Vasquez S. .
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Subadministrative-EdithGuardia(Tecnico)

De: SanMiguel-VirginiaVega{Abogada) s - e
Enviadoe el: ‘ Viernes, 14 de Mayo de 2010 15:15 A ‘g - 5&,)3 -
Para: Subadministrativo-EdithGuardia(Tecnico) 4 ;
Asunto:’ . RV:RV: CONSULTA

Estimada:

Soy la abogada a cargo de la causa rol interno 51-87, en la que se encomendd la diligencia
de lanzamiento a receptora particular, dofia Elia Rosa Gatica Moyano.Al respectoe le informo
que el juez ordend que se confeccionara nuevo oficio y se notificara en conformidad al
articulo 52 del Cédigo de Procedimienta Civil {por cédula), de manera que la actuacién
demorard alrededor de 1 mes. Una vez que la sra. receptora lleve a cabo la diligencia

emitird la respectiva boleta, hecho que le infermaré oportunamente.
Saluda atte,

Virginia Andrea

------ Mensaje original-----

De: andrea vega diaz [mailto:andreavegad@yahoo.es] Enviado el: vie 14/65/2019 15:00
Para: SanMiguel-VirginiaVega(Abogado)

Asunto: Rv: RV: CONSULTA

————— Mensaje reenviado ----

De: SanMiguel-GermanaTorreblanca(Secretariaj <germanatorreblanca@cde.cl>
Para: andrea vega diaz <andreavegad@yahoo.es>

Enviado: mar,11 mayo, 2618 13:22

Asunto: RV: CONSULTA

De:SanMiguel-AntonietaMoya(JefeAdministrativo)
Enviado el: Martes, 11 de Mayo de

2018 13:a7

Para: SanMiguel-GermanaTorreblanca(Secretaria)
Asunto: RV: CONSULTA

Importancia: Alta

De:Subadministrativo-EdithGuardia(Tecnico)
Enviado el: Martes, 11 de Mayo de

201@ 12:45 '

Para: SanMiguel-AntonietaMoya(JefeAdministrativo)
Asunto: CONSULTA

Importancia: Alta



Sra. Maria Antonieta:

Junto con saludarla, necesito hacer la siguiente consulta, tengo pendiente de pago una
Resolucion por concepto de Diligencia Judicial de la Sra. Elia Rosa Gatica Moyano, la cual
atn no envia boleta honorario, la verdad desconozco si el trabajo ya lo realizo si fuese
asi favor solicitar la boleta a la brevedad para cursar el pago.

Atte.,

£dith Guardia

Subdepto. de Informatica del CDE, informa que su mensaje estd libre de virus.
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REF.: AUTORIZA ORDEN DE COMPRA.

CONSEJO DE DREEENSA DEL ESTADO s e e e
SANTIAGO. 9 o 18R 2010
VISTOS:

CONTRALORIA GENERAL.
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART,
JURIDICO

DEPR. T.R.
Y REGIST.

DEPART.
CONTABIL.

SUB. DEP,
C. CENTRAL

SUB. DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEP.
C.PY.
BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V.O.P,
UyT.

SUB DEP.
MUNICIP.

REFRENDACION

REF, POR §

IMPUTAC

ANOT. POR %

IMPUTAC.

DEDUC. DTO.

- La Ley N°19.886 y su reglamento; el D.F.L.
N°1 de 1893, de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del
Estado; [a Resolucion N° 16800, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica y la Resolucién Exenta N° 1225 de 1999, de este
Consejo de Defensa del Estado.

CONSIDERANDO

1.- El Ordinario N° 478 de 6 de abril de 2010
del Abogado Procurador Fiscal de San Miguel, mediante el cual
solicita aprobar presupuesto para efectuar diligencia judicial por la
receptora dofia Elia Rosa Gatica Moyano, respecto de lanzamiento
con fuerza publica en causa caratulada “Fisco con Mufioz Ortega y
otros”, Rol N°104.398-03, del 1° Juzgado de Letras de San Bemardo.

2.- El correo electronico de la Sra. Gatica
Moyano, mediante el cual indica sus honorarios.

3.- Lo dispuesto en el punto 3.1 letra b), sobre
manual de procedimientos de adquisiciones y contrataciones de este
Servicio, que excluye de procesos licitatorios, el pago de peritajes,
publicaciones judiciales y receptores judiciales, y el articulo 8 letra d)
de la Ley 19.886 en relacion con el articulo 10 N° de su
Reglamento, por lo que dicto 1a siguiente

RESOLUCION:

1.- AUTORIZASE el gasto por concepto de
diligencia judicial que realizard dofia’ ELIA ROSA GATICA
MOYANO, RUT N°6.542.395-2, por la suma de de $333.334.-
(trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos).
Corresponde a diligencia judicial solicitada por la Procuraduria Fiscal
de San Miguel en la causa indicada en el considerando 1 de esta
resolucion. '

2.- PAGUESE el monto indicado a la persona
antes individualizada, previa deduccién dei 10% por concepto de
retencion de impuesto de segunda categoria y recepcion conforme
de lo solicitado por el Abogado Procurador Fiscal de San Miguel.

3.~ IMPUTESE el gasto que demande Ia
presente Resolucion, al ltem ~ 22.08.999.- OTROS.
Andtese, comuniquese y refréndese,

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA
DEL ESTADO ’

COR[NAS N EQRGE ARCE
. JEFE DEPARTAMENT® ADMINISTRACION GENERAL

10 que transcribo a Ud. Para su canocam I8t CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

ERA
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CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CONSESO DE DEFensa pe
PROCURADURIA FISCAL SAN MIGUEL o A BEL ESTAD
w\) VAVD/51-07
ORD.: N° npngy
REF.: Causa rol N° 104.398-03, 1° Juzgado de Letras

“RNTACIAEEY deSanbemardo. T
84170 050410 ADJ.: Presupuesto efectuado por la Sra. Receptora
ADJ. PP TO | Rosa Gatica Moyano respecto de Lanzamiento

con Fuerza Publica, 2uT i®
MAT. : Solicita que se apruebe presupuesto.
SAN MIGUEL,
0 6 ABR. 2010
DE : ABOGADO PROCURADOR FISCAL DE SAN MIGUEL
A : SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

La causa de la referencia versa sobre occupacion ilegal de inmueble
fiscal y se encuenira en estado de cumplimiento, con diligencia de lanzamiento
con fuerza publica pendiente.

Esta Procuraduria Fiscal no cuenta con los recursos humanos vy
materiales necesarios para practicar la diligencia, debido a la presencia de
varios animales mayores y bienes muebles gque se encuentran en su interior. Al
respecto, el receptor de esta Procuraduria constatd oposicion al lanzamiento,
luego concurid auxiliado por personal de Carabineros, guienes solo estan
facultados para ingresar al inmueble y resguardar la integridad fisica de todos
los intervinientes. Asimismo, hago presente que el organismo requirente {Ejercito)
al ser consultado sobre esta materia, nos sefald que tampoco contaba con 10s
recurscs necesarios para colaborar con el receptor de este Servicio.

En vista de lo anieriormente expuesto, se ha consultado a varios
receptores de la comuna de San Bernardo los costos de la diligencia, siendo la
propuesta mas conveniente la manifestada por la Receptora dofia Rosa Gatica
Moyano g fravés de correo institucional remitido a la abogada a cargo de este

asunto, cuyo presupuesto asciende a la suma de $ 300.000.-



Por "Ulfimo, le solicito gue su subdepartamento tenga a bien
aprobar dicho presupuesto, el que adjunto en esta oportunidad, de manera de
proseguir con la tramitacion de la causa.

Saluda atentamente a Ud.

" ANTONIO NAVARRO VERGARA
- ABOGADQO PROCURADOR FISCAL

Distribucion
1.- Archivo
2.- Carpeta



