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VISTOS: -
- La Ley N° 19.886 y su reglamento; el DFL N°
1, de 1993, de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del
Estado; la Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, y

CONSIDERANDO

1.- El Ordinario N° 1168 de 12 de agosto de
2011, de la Abogado Procurador Fiscal de Concepcion solicitando el
pago de reparacién de rotura de caiieria de circuito de calefaccion,
realizada en forma urgente dada la filtracion en la oficina de abogado
y en piso inferior del edificio.

2- La urgente necesidad de efectuar la
reparacion antes indicada para proteger debida y oportunamente los
bienes institucionales y evitar dafios a los copropietarios del piso
inferior, lo que imposibilitd licitarlos a traves de
www.mercadopublico.¢l.

3.- El presupuesto de 9 de agosto de 2011 de
don JAIME MEDINA TILLERIA, para la prestacion de los servicios de
reparacién de equipos antes indicados, en las dependencias de la
Procuraduria Fiscal de Concepcion, ubicadas en el 4° piso de
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129 de esa ciudad.

4.- Lo dispuesto en el articulo 8 letra c) de la
Ley 19.886, en relacion al articuio 10 N° 3 de su Reglamento, sobre
compras urgentes.

5.- Los antecedentes que se acompanian, dicto
la siguiente:

RESOLUCION:

1.- AUTORIZASE compra directa a don JAIME
MEDINA TILLERIA, RUT N° 6.726.105-4, por la suma de $ 178.738.-
(ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos) IVA
incluido. Corresponde a los materiales y mano de obra por reparacion
de rotura de caferia de circuito de calefaccién en el inmueble donde
funciona la Procuraduria Fiscal de Concepcion.

2.- PAGUESE el monto indicado, a la persona
antes sefialada, dentro del plazo de 30 dias de recepcionado
conforme los servicios solicitados.

3- IMPUTESE el gasto que demande la
presente Resolucion al item: 22.06.004 —-MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS, del presupuesto vigente
de este Setrvicio.

Anodtese, refréndese y comuniquese,

RREJOLA MONCKEBERG
PRESIDENTE
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A : SR.JEFE SUBDEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

DE : SRA.ABOGADA PROCURADOR FISCAL DE CONCEPCION.

Adjunto me permito remitir a Ud., para su

respectiva cancelacion, Factura N° 21 de fecha 11.08.11, a nombre de “Jaime

Medina Tilleria”, por la reparacién de rotura de cafierfa de circuito de

calefaccién, lo cual fue solicitado de forma Urgente dada la filtracién en la

oficina del abogado y al piso inferior del edificio.

Nuestra solicitud fue autorizada por el Jefe

del Subdepartamento Administrativo don Ivanhoe Aguirre Rivera.-

Le saluda atentamente

XIMENA L&:ﬁﬁ
P i

Abogada Procuragldy?

XHT/mvv
Distribucion

1. Destinatario.
2. Archivo.
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Subadministrativo-CorinaSaintGeorge

De: Subadministrative-lvanhoeAguirre({Jefe)
Enviado el: Viernes, 12 de Agosto de 2011 17:57
Para: Subadministrativo-CorinaSaintGeorge
Asunto: RV: Pago de Factura

Firmado por: ivanhoe.aguirre@cde.cl

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Rojo

Sra. Corina:

Favor preparar resolucion que autoriza pago de este imprevisto el cual tuve que ser atendido en forma
urgente dado el dafio gue producia la filtracian en las oficinas de Ia Procuraduria de Concepcion.

i et

El trabajo no pudo ser autorizado previo a un presupuesto pues el gasfiter desconocia la magnitud del
problema y el tiempo gue demandaria su labor.

Atte.

lvanhoe

De: Concepcion-XimenaHassi(APF)

Enviado el: Viernes, 12 de Agosto de 2011 17:44

Para: Subadministrativo-IvanhoeAguirre(Jefe)

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR{Tecnico); Concepcion-MargaritaVilches(Secretaria)
Asunto: RV: Pago de Factura

Estimado esto va por valija
Atte.

Kimena Hassi

De: Concepcion-MargaritaVilches{Secretaria)
Enviado el: Viernes, 12 de Agosto de 2011 17:28
Para: Concepcion-XimenaHassi(APF)

Asunto: Pago de Factura

Sra. Ximena )
Adjunto Oficio N° 1168, en el cual se remite Factura, solicitando el Pago de los trabajos

de reparacion de cafierias de circuito de Calefaccion.-
Atte.-

Administrativa
Procuraduria de Concepcion

[]S A Margarita Vilches Vasquez

Consejo de Defensa del Estado margaritavilches@cde.cl
Fano: (56 - 41) 2234766 - 2239365
Telmex 394 (Uso Interno CDE)

16/08/2011
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